
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BİTLİS AHLAT ERZEN HATUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ENS AYT 2 27 97 97 3083

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 26,5 8,7 24,32 11,8 4,2 10,72 12,7 5,0 11,44 5,9 3,2 5,15 8,6 6,4 7,05 5,5 3,6 4,57 9,0 4,1 7,92 6,3 4,8 5,07 86,2 40,1 76,24 205,220 220,820 206,790

Okul Ortalaması 17,6 11,9 14,82 7,7 5,9 6,25 1,5 0,9 1,50 1,2 0,2 1,29 10,1 10,9 7,36 10,5 9,7 8,08 0,7 0,7 0,48 0,2 0,1 0,12 49,4 40,3 39,90 184,820 157,430 157,530

KATILIMLAR

1 481 ENFAL İLHANLI CİMO 12A 28 8 26,00 18 2 17,50 3 2 2,50 1 1 0,75 20 15 16,25 24 7 22,25 0 1 -0,25 94 36 85,00 282,050 1 183 182,740 3 2245 210,830 2 1289

2 357 BÜŞŞ ALACAN 12A 31 8 29,00 17 2 16,50 3 0 3,00 21 11 18,25 19 13 15,75 0 2 -0,50 91 36 82,00 270,328 2 262 184,040 2 2209 218,783 1 1075

3 566 MERYEM AZRA COŞAR 12B 32 5 30,75 13 3 12,25 7 3 6,25 7 1 6,75 9 9 6,75 15 5 13,75 83 26 76,50 237,175 3 628 194,798 1 1880 192,763 3 1834

4 553 ZİLAN USLU 12B 17 12 14,37 7 6 5,62 1 1 1,14 1 0 1,20 20 5 18,75 12 14 8,50 58 38 49,58 218,525 4 977 153,755 11 2948 190,359 4 1926

5 0 A -M 17 12 14,37 7 6 5,62 1 1 1,14 1 0 1,20 13 10 10,50 14 6 12,50 53 35 45,33 205,033 5 1346 153,755 11 2948 164,231 8 2677

6 434 RÜMEYSA ALACAN 12A 33 5 31,75 11 5 9,75 1 0 1,00 2 0 2,00 11 14 7,50 8 8 6,00 66 32 58,00 202,645 6 1423 180,393 4 2316 180,995 5 2220

7 635 KARDELEN KOÇBAY 12B 17 12 14,37 7 6 5,62 1 1 1,14 1 0 1,20 15 16 11,00 14 17 9,75 1 4 0,00 56 56 43,08 201,745 7 1453 153,755 11 2948 166,129 6 2633

8 217 ZEMZEM BALKAYA 11A 17 12 14,37 7 6 5,62 1 1 1,14 1 0 1,20 10 15 6,25 18 12 15,00 54 46 43,58 198,908 8 1551 153,755 11 2948 150,609 17 2910

9 0 ALEYNA 12A 17 12 14,37 7 6 5,62 1 1 1,14 1 0 1,20 12 8 10,00 12 9 9,75 50 36 42,08 195,958 9 1647 153,755 11 2948 162,499 10 2713

10 212 ELANUR KARGIN 12B 17 12 14,37 7 6 5,62 1 1 1,14 1 0 1,20 9 11 6,25 14 7 12,25 1 0 1,00 50 37 41,83 192,655 10 1750 156,575 8 2925 153,614 12 2862

11 556 SÜHEYLA DENLİ 12B 17 12 14,37 7 6 5,62 1 1 1,14 1 0 1,20 6 3 5,25 13 7 11,25 6 2 5,50 3 3 2,25 54 34 46,58 186,878 11 1965 178,245 5 2381 163,079 9 2700

12 231 ELANUR TOPRAK 12B 23 5 21,75 9 2 8,50 3 1 2,75 3 1 2,75 5 3 4,25 8 3 7,25 1 0 1,00 52 15 48,25 185,508 12 2001 172,998 6 2568 160,440 11 2743

13 563 ŞEHRİBAN TAN 12B 17 12 14,37 7 6 5,62 1 1 1,14 1 0 1,20 14 13 10,75 10 18 5,50 50 50 38,58 184,538 13 2028 153,755 11 2948 164,974 7 2656

14 213 GÜ BAHAR ELÇİ 12A 17 12 14,37 7 6 5,62 1 1 1,14 1 0 1,20 9 8 7,00 11 12 8,00 46 39 37,33 182,093 14 2104 153,755 11 2948 152,901 14 2872

15 554 LEYLA KALKAN 11B 17 12 14,37 7 6 5,62 1 1 1,14 1 0 1,20 8 8 6,00 11 9 8,75 45 36 37,08 181,108 15 2139 153,755 11 2948 149,759 18 2916

16 0 AZRA KARAKAPLAN 12A 11 23 5,25 6 12 3,00 12 20 7,00 15 14 11,50 44 69 26,75 177,300 16 2245 136,728 24 3049 136,610 24 3012

17 460 GÜLESER ALGIN 12A 14 18 9,50 6 9 3,75 2 1 1,75 4 12 1,00 15 5 13,75 41 45 29,75 171,715 17 2399 144,885 23 3022 125,440 25 3045

18 135 EMİNE BALCI 12B 17 12 14,37 7 6 5,62 1 1 1,14 1 0 1,20 9 16 5,00 8 13 4,75 0 1 -0,25 43 49 31,83 166,303 18 2525 153,050 20 2960 146,434 21 2951

19 488 SÜHEY A AK 12A 17 12 14,37 7 6 5,62 1 1 1,14 1 0 1,20 10 15 6,25 7 15 3,25 43 49 31,83 164,258 19 2585 153,755 11 2948 151,216 16 2901

20 500 ESMA YARAŞIR 12B 17 12 14,37 7 6 5,62 1 1 1,14 1 0 1,20 9 13 5,75 6 8 4,00 0 3 -0,75 41 43 31,33 164,183 20 2587 151,640 21 2976 147,204 20 2945

21 454 KADER SÜLEYMAN 12A 13 26 6,50 5 12 2,00 0 1 -0,25 13 4 12,00 3 8 1,00 34 51 21,25 159,995 21 2666 136,660 25 3050 152,245 15 2887

22 396 İREM ŞEN 12A 21 9 18,75 6 7 4,25 0 1 -0,25 5 13 1,75 8 11 5,25 40 41 29,75 159,125 22 2699 154,033 10 2944 137,168 23 3010

23 422 NAZLI ÖZTÜRK 12A 15 8 13,00 7 5 5,75 9 10 6,50 2 8 0,00 33 31 25,25 151,635 23 2844 149,360 22 2989 147,455 19 2942

24 1205 ZELAL MUTLU 12B 17 12 14,37 7 6 5,62 1 1 1,14 1 0 1,20 6 11 3,25 4 9 1,75 5 3 4,25 41 42 31,58 151,168 24 2932 165,740 7 2793 153,119 13 2869

25 449 SONGÜL KIRKLAR 12A 7 15 3,25 5 6 3,50 4 11 1,25 6 7 4,25 22 39 12,25 134,485 25 3033 134,968 26 3057 116,458 27 3066

26 425 MEDİNE DOĞAN 12A 9 22 3,50 6 11 3,25 7 18 2,50 7 18 2,50 29 69 11,75 133,043 26 3040 134,955 27 3058 120,320 26 3054

27 447 MERYEM 12B 8 2 7,50 6 0 6,00 2 1 1,75 5 4 4,00 21 7 19,25 131,853 27 3043 154,900 9 2938 137,745 22 3008
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